Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICION DE GASTO

N°Solicitud 89 Fecha 31/08/2023

Solicitante GUILLERMO ANTONIO NUNEZ RIVEROS Tiempo de Atencion [16 dia(s) hablies(s)]

Mesa Ayuda RECURSOS FINANCIEROS Tipo Solicitud RENDICION DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  |8lsifez[efle]y DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado TRAMITADO
Solicitante GUILLERMO ANTONIO NUNEZ RIVEROS Rut

ANALISTA AREA DE APOYO Escalafon PROFESIONAL
FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS RENDICION DE GASTO

PAGO COTIZACIONES POR SUBROGACION CASO SOCIAL IT - PAGO CON BOTON DE PAGO BANMEDICA

Solicitud Inicial

Detalles

23443673 965728007 OTROS SERVICIOS GENERALES
31/08/2023 REC ISAPRE BANMEDICA 97.766

Recibo (Otros Documentos) 22-08-999
Observacion: Pago planilla Banmédica trabajadores Social IT - Se dispone solo de boton de pago, por tanto, con las cuentas de la Superintendencia no fue
posible.

Detalle Rendicion Resumen Cuentas
Total Rendicién 97.766 22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES 97.766
Menos Total Retencion 00 Total:97.766
Saldo a Rendir 97.766
Saldo a Pagar 97.766
Observaciones

Solo se disponia de boton de pago para realizar el pago y era necesario

s| dejar cancelado el dia de hoy. Luego de un analisis se evalia como
mejor opcién el pago con tarjeta personal y luego se rinde el pago
realizado.

GUILLERMO ANTONIO NUNEZ RIVEROS

Se adjunta correo que da cuenta de la recepcion del botén de pago para

Sl la cotizacién de Social IT pagada por Subrogacioén por esta GUILLERMO ANTONIO NUNEZ RIVEROS
Superintendencia.




Seguimiento

Solicitud de Rendicion Creada GUILLERMO ANTONIO NUNEZ RIVEROS 31-08-2023 17:21:53

Enviado a Contabilidad para revisién v/ FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS 31-08-2023 17:24:51

Enviado a Tesoreria para revision ¢ GRACE EVELYN SILVA ROJAS 15-09-2023 12:38:16

Solicitud Tramitada v/

GRACE EVELYN SILVA ROJAS 20-09-2023 14:27:13

Devengo

ID Devengo Fecha Devengo

pago Social IT 15/09/2023
Sigfe

ID Pago Fecha Pago Forma de Pago Fecha Documento
egreso 329 31/08/2023 Transferencia 232393 31-08-2023




31/8/23,17:13 Pago exitoso | Isapre Banmédica

C Pago en linea % C Sucursal Virtual

Pago de Folios

Su transaccion ha sido realizada exitosamente.

Le recomendamos imprimir este comprobante como respaldo de su transaccion

Datos del Pago

Fecha de Pago | Rut Nombre

31-08-2023 60.819.000-7 | Super Salud Subrogacion Social

Datos de la transaccion

Numero de transaccion | Monto | Forma de Pago

23443673 $97.766 | WEBPAY

pp. Isapre
Banmédica

https://www.banmedica.cl/pago-de-exito/


https://www.banmedica.cl/pago-en-linea
https://login.isaprebanmedica.cl/login
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RE: Rm: Requerimiento Superintendencia de SaludJanet Del Carmen Gaete Bustamante
‘_ 31/08/2023 16:39A Cindy de los Angeles Beniscelli
"_’ Cc "Fee Palacios", "Fabiola Soto", "Guillermo Nufiez", "Grace Silva", "Harold
Buschmann Ortiz", "Natalia Labrana", "Pamela Castillo"

Estimada Cindy,

e

Se generd folio de pago N° 23443673 por S 97.766. Este monto puede ser cancelado por la pagina web de la
Isapre, botdn pago en linea.

Saludos,

Isapre Banmeédica
Janet Del Carmen Gaete Bustamante
Jefe de Seccion - Control Interno

Division Control Interno

Isapre Vidatres jgaete@banmedica.cl

De: Cindy de los Angeles Beniscelli <CBeniscelli@superdesalud.gob.cl>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 16:25
Para: Janet Del Carmen Gaete Bustamante <jgaete@banmedica.cl>

CC: Fee Palacios < >; Fabiola Soto < >: Guillermo
Nuiez < ; Grace Silva >; Harold Buschmann Ortiz
< ; Natalia Labrafia < >; Pamela Castillo

< >

Asunto: RE: Rm: Requerimiento Superintendencia de Salud
Importancia: Alta

Estimada Janet,
Junto con saludar, muchas gracias por tu respuesta, respondo en nombre de la Sra Fee, efectivamente nos

referimos al correo enviado a pagoempleadores@banmedica.cl, que se realizd el dia 30/08/2023 a las 12:58
hrs y fue reiterado el dia de hoy a las 12:44 hrs.

Quedamos atentas

Muchas gracias

Saludos,

Cindy Beniscelli Carrasco

Unidad de Gestién de Personas y Remuneraciones Subdepartamento de Gestion y Desarrollo de Personas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9271

De: "Janet Del Carmen Gaete Bustamante" <
Para: "Fee Palacios" < ‘
cc: "Fabiola Soto" , "Grace Silva"

>, "Guillermo Nufiez"
cl>, "Natalia Labrafia"

file:///C:/Users/gnunez/AppData/Local/Temp/notes02201D/~web3665 .htm 31/08/2023
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"Cindy de los Angeles

Beniscelli" < "Pamela
Castillo" <_ >, "Harold Buschmann
Ortiz" <

Fecha: 31/08/2023 16:16
Asunto: RE: Rm: Requerimiento Superintendencia de Salud

Estimada Fee,
Acuso recibo y le comento que area responsable esta revisando la solicitud.
De acuerdo a lo sefialado en su correo especificamente “ cosa que se solicito y hasta este momento no nos

han informado del dato requerido y la manera de pagar.”, agradeceré precisar en qué fecha se realizé dicha
solicitud, o se refiere a correo dirigido a Pagoempleadores@banmedica.cl hoy 31/08/2023 12:44hrs.

Gracias, Saludos.

Janet Del Carmen Gaete Bustamante
Jefe de Seccidn - Control Interno
Divisién Control Interno

jgaete@banmedica.cl

De: Fee Palacios < > Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 15:31

Para: Janet Del Carmen Gaete Bustamante < 1>

CC: Fabiola Soto < ; Grace Silva < >: Guillermo Nufiez
>; Natalia Labrafia < >; Cindy de los Angeles

Beniscelli >: Pamela Castillo < .cl>

Asunto: Rm: Requerimiento Superintendencia de Salud

Estimada Jeanette, junto con saludar, solicito colaboracion para que me contacte con la unidad a cargo del
pago de empleadores y proceder a un pago por subrogacion el cual seglin informacidn solicitada de manera
presencial nos indicaron que debiamos realizar el calculo por internet, cosa que se solicito y hasta este
momento no nos han informado del dato requerido y la manera de pagar.

Nuestra intencién era pagar antes de fin de mes, para que la persona este al dia con sus pagos de salud,

desde ya le agradecemos
atentamente

Fee Palacios Villegas

file:///C:/Users/gnunez/AppData/Local/Temp/notes02201D/~web3665 .htm 31/08/2023
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Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad Departamento de Administracion y Finanzas
Cel: +56 9 92316002 - Tel: +56 22 8369462
Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La informacidn transmitida por esta via es de cardcter privado y confidencial

(t) +562 2836 9271
----- Remitido por Cindy de los Angeles Beniscelli/Superintendencia de Salud con fecha 31/08/2023 15:22 -----

De: Cindy de los Angeles Beniscelli/Superintendencia de Salud
Para: pagoempleadores@banmedica.cl

Fecha: 31/08/2023 12:44

Asunto: Requerimiento Superintendencia de Salud

Buenas tardes,

Junto con saludar, escribo desde la Superintendencia de Salud para solicitar su ayuda con la siguiente
situacion, necesitamos pagar las cotizaciones correspondiente al periodo julio 2023 de forma subsidiaria, una
empresa subcontratista de nuestra institucion, no realizé el pago correspondiente al periodo mencionado,
por lo que la institucion se hara cargo de dicha deuda, nos podrian calcular el monto de los intereses para
poder ir a pagar a la sucursal.

Los datos de la empresa subcontratista son:

Razdn Social: Social Information Technology SpA

Rut: 76.284.783-3

Direccién: San Sebastian 2812, Las Condes Representante Legal: Jaime Sotomayor Robles Rut Representante
Legal:

Datos de afiliado a Isapre Banmedica

Nombre Afiliado: Jason Polanco Lopez

Rut: 17.272.126-5

Renta Imponible: $989.452

7%:$69.262

Adicional: $ 26.485

Monto total plan pactado: 2,656 UF $95.747 Isapre Banmedica Periodo julio
2023

file:///C:/Users/gnunez/AppData/Local/Temp/notes02201D/~web3665 .htm 31/08/2023
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Quedo atenta a su respuesta para poder regularizar el pago de cotizaciones julio 2023 Gracias Saludos
Cordiales, ————— Cindy Beniscelli Carrasco Unidad de Gestion de Personas y Remuneraciones
Subdepartamento de Gestién y Desarrollo de Personas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9271

"Este mensaje y sus adjuntos pueden contener informacidn confidencial y es para uso exclusivo de la persona
o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilizacion,
divulgacion, reenvio o copia sin autorizaciéon por el firmante, se encuentra estrictamente prohibido en virtud
de la legislacién vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma via y proceda de inmediato a su eliminacién”.

"Este mensaje y sus adjuntos pueden contener informacion confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado que la lectura,
utilizacion, divulgacion, reenvio o copia sin autorizacion por el firmante, se encuentra estrictamente
prohibido en virtud de la legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que
nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda de inmediato a su eliminacion”.
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